POSTA CERTIFICATA: Richiesta preventivo di spesa per la riparazi...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta preventivo di spesa per la riparazione dei gambali di Allen
in dotazione presso I'U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro.

Mittente: "Per conto di: temosasrl@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 23/09/2020, 09:05

A: dir.asslnuoro@pec.atssardegna.it _ Sc;(— A

"~ Dvellbre ALEA

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/09/2020 alle ore 09:05:09 (+0200) il messaggio "Richiesta preventivo di spesa per la
riparazione dei gambali di Allen in dotazione presso I'U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco
di Nuoro." & stato inviato da “temosasrl@legalmail.it" indirizzato a:

dir.asslnuoro@pec.atssardegna.it

Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 002EFED9.0091 7BBC.B9C7BD66.8CBBDO5F.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 23/09/2020 at 09:05:09 (+0200) the message "Richiesta preventivo di spesa per la riparazione dei
gambali di Allen in dotazione presso I'U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro." was
sent by "temosasri@legalmail.it" and addressed to:

dir.assinuoro@pec.atssardegna.it

The original message is attached.

Message ID: 002EFED9.0091 7BBC.BQC?BD66.SCBBD05F.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per la riparazione dei gambali di Allen in dotazione presso
I'U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro.

Mittente: Temosa PEC <temosasrl@legalmail.it>

Data: 23/09/2020, 09:04

A: dir.asslnuoro@pec.atssardegna.it

ATS
Data: 2020-09-23 09:31:20.0, PG/2020/219082

Gentilissimi

in allegato la ns. migliore of ferta corredata
dei documenti richiesti.

Cordiali saluti.

Bl

Angela Canu
Ufficio Commerciale

e

23/09/2020, 09:23
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POSTA CERTIFICATA: Richiesta preventivo di spesa per la riparazi...

TEMOSA SRL

S.V. Trunconi, 4

07100 SASSARI

Tel. 079/210636 Fax 079/212224

—Allegati:
postacert.eml| 2,3 MB
EDIT PATTO INTEGRITA.pdf 289 kB
156 Gambali di Allen.pdf 529 kB
Modello di dichiarazione con C.l..pdf 925 kB
daticert.xml w 975 bytes

2di2 23/09/2020, 09:23
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[TEFCSA ™

TE.MO.SA. Srl a socio unico
Vendita e assistenza di apparecchiature elettromedicali e dispositivi medico-chirurgici
Direzione e coordinamento di Althea Italia SpA

Strada Vicinale Trunconi, 4 - 07100 Sassari | 079 210070 | = 079 212224 | temosa@temosa.it | www.temosa.it
Cap. soc. i.v. € 89.440,00 | R.Il. SS 064-2746 | REA SS 59211 | C.F. e P.I. 00262380900

Spett.le

ATS Sardegna
ASSL Nuoro

Via Demurtas n. 1
Off. n. 156.20 del 21.09.2020 08100 Nuoro

C.A. Della Dr.ssa Tuffu

Con riferimento alla Vs. gentile richiesta via mail del 11.09.2020, siamo lieti di presentare la ns.

migliore offerta per le forniture di seguito indicate:

Lavori da eseguire:

Rifacimento parti meccaniche .
sostituzione pistone e snodo

Rifacimento struttura morsetti

Rifacimento imbottitura

Riparazione a corpo della Coppia di Gambali €. €.1.674.00

CONDIZIONI DI FORNITURA:

IVA: esclusa e a Vs. carico del 22%

RESA: Franco Vs locali

CONSEGNA: 15/20 giorni data ordine s.i.
VALIDITA’ OFFERTA: 60 gg.
PAGAMENTO: 60 gg D.F. a mezzo mandato
IMBALLO: Compreso
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[TEMCSA ™

TE.MO.SA. Stl a socio unico
Vendita e assistenza di apparecchiature elettromedicali e dispositivi medico-chirurgici
Direzione e coordinamento di Althea Italia SpA

Strada Vicinale Trunconi, 4 - 07100 Sassari | & 079 210070 | & 079 212224 | temosa@temosa.it | www.temosa.it
Cap. soc. i.v. € 89.440,00 | R.l. SS 064-2746 | REA SS 59211 | CF. e P... 00262380900

Rimaniamo in attesa di un Vs. gradito riscontro e cogliamo I’occasione per inviare i ns. piu
distinti saluti.

Timbro e Firma

Per accettazione
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